Desktop Internet Ltda

' DEMONSTRATIVO R. Jose Lucas, 114
DE DESPESAS Centro - Atibaia/SP - CEP 12.940-700

CNPJ 09.666.183/0001-53 |.E. 190.197.885.110

Dois Corregos Camara Municipal Cadigo Cliente: 02004782 valor:
Av. Dom Pedro |, 455 Referéncia  : 10/2025 ;
Centro - 17.300-049 - Dois Corregos/SP Vencimento  : 15/11/2025 1.247,48
CNPJ 49.883.564/0001-09 Forma Pagto : Boleto Bancéario
Planos Contratados
Fibra Business+ 600M LPNet 2024
Proporcionais
[0105] Assinatura - Servicos de multimidia 754.11
[0501] Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc. 10.79
[0599] Outros servicos 27.07
[1004] Servico nao medido - Provedor de internet 271.20
[1099] Servico nao medido - Outros servicos 184.31
® Mantenha o pagamento em dia e evite a suspenséo parcial/total dos servigos e a inclusdo nos 6rgéos de protegéo ao crédito.
® Para atendimento presencial, consulte os enderecos no site www.desktop.com.br
® Caso existam servigos prestados e ndo cobrados nesta fatura, os mesmos poder&o ser inclusos nos préximos meses.
® Para pagamentos apés o vencimento serdo cobrados encargos de 2% e juros de 0,033% ao dia.
Central de Atendimento Desktop: 19 3514-3100 | sac.desktop.com.br Central de Atendimento Anatel: 1331 | www.anatel.gov.br
-Cliente Documento Referéncia Vencimento Valor
Dois Corregos Camara Municipal 251102004782 10/2025 15/11/2025 1.247,48

00190.00009 03759.764107 00699.559175 7 12660000124748
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DESKTOP INTERNET LTDA
RUA JOSE LUCAS, 114, CENTRO - ATIBAIA - SP
09.666.183/0001-53
190.197.885.110

DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
AV. DOM PEDRO |, 455, CENTRO - DOIS

CORREGOS - SP

CNPJ/CPF
IE
cODIGO
TELEFONE

49.883.564/0001-09

1012004782
1436522033

REFERENCIA:
VENCIMENTO:
TOTAL A PAGAR:

11/2025
15/11/2025
1.187,59

ITEM

Assinatura - Servicos de multimidia

Servico adicional - Substituicao de
numero, troca de aparelho, etc.

Qutros servicos

Servico nao medido - Provedor de
internet

Servico nao medido - Outros servicos

RESUMO
VALOR TOTAL NF
TOTAL BASE DE CALCULO
VALOR ICMS
VALOR ISENTO
VALOR OUTROS

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1.187,59
754,11
135,74

0,00
493,37

Contrato 01/2024 - Empenho 27/2024
[IRRF 4,8%] - Retencao na fonte conforme IN RFB num 2.145/2023
Dados Bancério: Banco Itad -Agencia 0030 -Conta corrente 59869-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS DE COMUNICAGAO ELETRONICA

No. NFCOM: 206721
SERIE: 1
DATA DE EMISSAO: 10/11/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom/QRCode

CHAVE DE ACESSO:
3525 1109 6661 8300 0153 6200 1000 2067 2110 0509 0517

Protocolo de Autorizagdo:

3352500029564109 - 11/11/2025 as 06:49:03

QTD PRECO UNI VALOR TOTAL PIS/COFINS BCICMS Qh‘g VALOR ICMS
1,00 754,11 754,11 17,62 754,11 18,00 135,74
1,00 10,79 10,79 1,00 0,00 0,00 0,00
1,00 27,07 27,07 2,51 0,00 0,00 0,00
1,00 271,20 271,20 9,90 0,00 0,00 0,00
1,00 184,31 184,31 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACOES DOS TRIBUTOS RESERVADO AO FISCO
TRIBUTO VALOR
PIS 5,53
COFINS 5,53
FUST 5,96
FUNTTEL 2,98

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

AREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAGOES DA ANATEL

N° IDENTIFICADOR DE DEBITO AUTOMATICO

CODIGO DE BARRAS

PIX


Contrato 01/2024 - Empenho 27/2024
[IRRF 4,8%] - Retenção na fonte conforme IN RFB num 2.145/2023
Dados Bancário: Banco Itaú -Agencia 0030 -Conta corrente 59869-2


Bruna Cristina Marques da Silva

De:

Enviado em:
Para:

Cc:

Assunto:

Boa noite, Bruna.

Susana Rosseto de Oliveira <susana.oliveira@desktop.net.br>
terca-feira, 18 de novembro de 2025 20:20

Bruna Cristina Marques da Silva

Ademir Nicoleti Junior

RE: [Externo] ENC: NFEs Desktop Internet Services ref. boleto 251102004782

Ao somar os valores de Prego Unitario, chega-se ao valor contratado do link, que é R$ 1.247,48. No resumo da
nota, o Valor Total da NF (R$ 1.187,59) ja contempla o desconto referente a retencgéo de 4,8%.

Dessa forma, a nota fiscal esta correta e o valor a ser considerado para pagamento € o Valor Total da NF.

ITEM

Assinatura - Servicos de multimidia

Servico adicional - Substituicao de
numero, troca de aparelho, etc.

Outros servicos

Servico nao medido - Provedor de
internet

Servico nao medido - Outros servicos

RESUMO
VALOR TOTAL NF
TOTAL BASE DE CALCULO
VALOR ICMS
VALOR ISENTO
VALOR OUTROS

UN
UN
UN
UN
UN

UN

1.187,59
754,11
135,74

0,00
493,37

QTD PRECO UNI VALOR TOTAL PIS/COFINS
1,00 754,11 754,11 17,62
1,00 10,79 10,79 1,00
1,00 27,07 27,07 2,51
1,00 271,20 271,20 2,90
1,00 184,31 184,31 0,00

INFORMACOES DOS TRIBUTOS
TRIBUTO VALOR
PIS 5,53
COFINS 5,53
FUST 5,96
FUNTTEL 2,98

gcicMs AU ya0ri1cMS

ICMS
754,11 18,00 135,74
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO

Desde ja agradeco e coloco o departamento a disposi¢ao para qualquer divida.

At.te.

Susana Rosseto

Executiva de Vendas | Departamento B2B - Corporativo

E-mail: susana.oliveira@desktop.net.br

Telefone: +55 (14) 9 9882-7421




De: Bruna Cristina Marques da Silva <brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br>
Enviado: segunda-feira, 17 de novembro de 2025 14:05

Para: Susana Rosseto de Oliveira <susana.oliveira@desktop.net.br>

Cc: Ademir Nicoleti Junior <ademirjunior@doiscorregos.sp.leg.br>

Assunto: [Externo] ENC: NFEs Desktop Internet Services ref. boleto 251102004782

Susana, boa tarde!

Recebemos uma nova nota fiscal da Desktop. A razdo social da empresa ja foi regularizada; porém, o valor total da
nota fiscal ainda estd incorreto, pois o valor correto é RS 1.247,48.

Atenciosamente,

Bruna Cristina Marques da Silva
Oficial de Finangas

Camara Municipal de Dois Corregos
Av. Dom Pedro |, 455 — Centro
CEP-17300-049

Tel: (14) 3652-2033

WhatsApp: (14) 98219-1581

De: Ademir Nicoleti Junior <ademirjunior@doiscorregos.sp.leg.br>

Enviada em: segunda-feira, 17 de novembro de 2025 08:54

Para: Bruna Cristina Marques da Silva <brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br>
Assunto: ENC: NFEs Desktop Internet Services ref. boleto 251102004782

Atenciosamente,

Ademir Nicoleti Junior

Oficial Legislativo

Camara Municipal de Dois Cérregos - SP
(14) 3652-2033

De: nao-responder <financeiro@desktop.net.br>

Enviado: domingo, 16 de novembro de 2025 18:31

Para: Ademir Nicoleti Junior <ademirjunior@doiscorregos.sp.leg.br>; Ademir Nicoleti Junior
<ademirjunior@doiscorregos.sp.leg.br>

Assunto: NFEs Desktop Internet Services ref. boleto 251102004782

Prezado,

Segue em anexo o arquivo PDF do seu DANFECom referente aos servigos prestados pela Desktop Internet
Services.

Confirme a autenticidade desta nota no site da Secretaria da Fazenda pelo link:

https://dfe-
portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/QrCode?chNFCom=35251109666183000153620010002067211005090517&tpA
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Atenciosamente,

Equipe Desktop

The information contained in this transmission is confidential and privileged information intended only for the use of the individual or entity named above. If
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatario, pode conter informagao privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo
da pessoa ou entidade de destino. Se ndo é vossa senhoria o destinatario indicado, fica notificado de que a leitura, utilizag&o, divulgagdo e/ou cépia sem
autorizagao pode estar proibida em virtude da legislacéo vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente
por esta mesma via e proceda a sua destruigdo.



