Bruna Cristina Marques da Silva

De: Jussara Cecchin <jcecchin@verointernet.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 3 de abril de 2025 17:02

Para: Bruna Cristina Marques da Silva

Cc: Governo Americanet; Financeiro B2B; Rodrigo de Souza da Silva
Assunto: RE: Sua Fatura Vero chegou! Fatura 92587407 - Vencimento 28/04/2025
Anexos: 121587116.PDF; 121574819.PDF; 92587407.PDF

Bruna, segue anexo titulos com a informacdo da competéncia inclusa na fatura:

VERD 5/A

MANOEL PEREIRA ROLLA, 554
VILA CIDADE UNIVERSITARIA, BAURL, 5P

CEP: 17012-190
INS. EST.:
CNPJ: 31.748,174/0213-20

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
DADOS DE FATURAMENTC:

DM PEDRD |, 455 CAMARA

CENTRO, DO CORREGS, 5P

CEP: 17300045

ENPI: 40,883, 564/0001-08

DADOS DE INSTALACAD: L

DORY FEDRD |, 455
CEMTRI, OONS CORREGOS, 57
CEP: 17300049

IMFIJPMH;'I:IEE DS APLEMENTARES
A COMPETENCIA MES 12/2004 IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA
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Atenciosamente,

Jussara Cecchin
Atendente Cobranca/
Finangas/ Supply Chain E RI

=
jcecchin@verointernet.com.br
&' Rua Duque de Caxias,

365 - Centro - Sao Lourenco
do Oeste - SC

www.verointernet.com.br




= . .
_s Reserve uma hora para se reunir comigo

De: Bruna Cristina Marques da Silva <brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br>

Enviado: 3 de abril de 2025 16:21

Para: Jussara Cecchin <jcecchin@verointernet.com.br>

Cc: Governo Americanet <governo@americanet.com.br>; Financeiro B2B <financeirob2b@verointernet.com.br>;
Rodrigo de Souza da Silva <rodrigosilva@doiscorregos.sp.leg.br>

Assunto: RES: Sua Fatura Vero chegou! Fatura 92587407 - Vencimento 28/04/2025

**Atengdo** Mensagem externa, verifique o remetente antes de abrir anexos ou clicar em qualquer link.

Jussara, por gentileza, como vocé mesma havia sugerido, inclua no campo das informacdes complementares a qual
més cada fatura se refere, pois se vierem especificadas a competéncia de cada uma, justificaremos o pagamento
baseado nesses dados adicionais.

Atenciosamente,

Bruna Cristina Marques da Silva
Oficial de Finangas

Camara Municipal de Dois Corregos
Av. Dom Pedro |, 455 — Centro
CEP-17300-049

Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553
WhatsApp: (14) 98219-1581

De: Jussara Cecchin <jcecchin@verointernet.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 3 de abril de 2025 14:24

Para: Bruna Cristina Marques da Silva <brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br>

Cc: Governo Americanet <governo@americanet.com.br>; Financeiro B2B <financeirob2b@verointernet.com.br>;
Rodrigo de Souza da Silva <rodrigosilva@doiscorregos.sp.leg.br>

Assunto: RE: Sua Fatura Vero chegou! Fatura 92587407 - Vencimento 28/04/2025

Realmente Bruna, os titulos emitidos apds a incorporacao ja estdo sendo faturados no novo CNPJ. Neste
caso como ocorreu um ajuste de faturas e foi depois da incorporacao ja foi emitida na Razdo Social da
Vero.

Verifiquei com a tesouraria se ainda possuimos contas bancarias da Americanet ativa, pois ai neste caso
poderia ser realizado o pagamento via deposito bancario, porem ndo temos mais as contas foram
desativadas.

Teria alguma outra forma de resolvermos?

Atenciosamente,



E Atendente Cobranca/
Finangas/ Supply Chain E RI

jcecchin@verointernet.com.br

Rua Duque de Caxias, 365
- Centro - Sao Lourenco do
Oeste - SC

www.verointernet.com.br
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e Reserve uma hora para se reunir comigo

De: Bruna Cristina Marques da Silva <brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br>

Enviado: 3 de abril de 2025 12:00

Para: Jussara Cecchin <jcecchin@verointernet.com.br>

Cc: Governo Americanet <governo@americanet.com.br>; Financeiro B2B <financeirob2b@verointernet.com.br>;
Rodrigo de Souza da Silva <rodrigosilva@doiscorregos.sp.leg.br>

Assunto: RES: Sua Fatura Vero chegou! Fatura 92587407 - Vencimento 28/04/2025

**Atengdo** Mensagem externa, verifique o remetente antes de abrir anexos ou clicar em qualquer link.
Jussara, bom dia!

A competéncia referente ao més de dezembro esta empenhada em nome da empresa América Net S.A. CNPJ n.
01.778.972/00029-75, conforme comprova documento em anexo. Desta forma, é necessario a nota n.121587116
estar em nome da referida empresa.

Atenciosamente,

Bruna Cristina Marques da Silva
Oficial de Finangas

Camara Municipal de Dois Corregos
Av. Dom Pedro |, 455 — Centro
CEP-17300-049

Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553
WhatsApp: (14) 98219-1581

De: Jussara Cecchin <jcecchin@verointernet.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 3 de abril de 2025 11:04

Para: Bruna Cristina Marques da Silva <brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br>

Cc: Governo Americanet <governo@americanet.com.br>; Rodrigo de Souza da Silva




<rodrigosilva@doiscorregos.sp.leg.br>; Financeiro B2B <financeirob2b@verointernet.com.br>
Assunto: RE: Sua Fatura Vero chegou! Fatura 92587407 - Vencimento 28/04/2025

Bom dia Brunal!

Conforme verificado no sistema as faturas haviam sido geradas para os vencimentos 20/01 e 20/02/2025
foram canceladas e reemitidas para vencimento 28/04, as mesmas haviam sido emitidas sem retencdo de
IR, devido a um erro sistémico.

Neste caso foi realizado o ajuste e prorrogada as mesmas, porem o campo de competéncia informada na
fatura ndo permite alterar esse campo, mas caso necessario podemos incluir essa informacdo no campo
informacdes complementares da fatura .

Os titulos anexo se referem aos seguintes meses:

Titulo 92587407 se refere a competéncia més 03/2025 - vencimento original 20/04/2025

Titulo 121574819 se refere a competéncia més 01/2025 - vencimento original 20/02/2025
Titulo 121587116 se refere a competéncia més 12/2024 - vencimento original 20/01/2025

Ja o titulo 92587406 de competéncia 02/2025 - vencimento 20/03/2025, foi pago através de deposito e
liguidada em sistema.

Atenciosamente,

E Atendente Cobranca/
Finangas/ Supply Chain E RI

jcecchin@verointernet.com.br

IE Rua Duque de Caxias, 365
- Centro - Sao Lourenco do
Oeste - SC

www.verointernet.com.br
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De: Bruna Cristina Marques da Silva <brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br>
Enviado: 31 de margo de 2025 10:35




Para: Governo Americanet <governo@americanet.com.br>; Jussara Cecchin <jcecchin@verointernet.com.br>;
Financeiro B2B <financeirob2b@verointernet.com.br>

Cc: Rodrigo de Souza da Silva <rodrigosilva@doiscorregos.sp.leg.br>

Assunto: ENC: Sua Fatura Vero chegou! Fatura 92587407 - Vencimento 28/04/2025

**Atengao** Mensagem externa, verifique o remetente antes de abrir anexos ou clicar em qualquer link.
Bom dial

Gostaria de solicitar esclarecimentos sobre a fatura n.2 121574819. Inicialmente, a versao disponivel no sistema
Meu Americanet apresentava um determinado valor liquido, mas foi substituida por outra sob o mesmo nimero,
porém com um valor diferente. Poderiam esclarecer o motivo dessa altera¢do?

Além disso, verifiquei que as faturas n.2 92587407 e 121587116 também estdo em aberto.

Todas as trés faturas mencionadas tém como més de referéncia 02/2025 e a mesma data de vencimento, 28/04.
Poderiam também informar o porqué de o sistema Meu Americanet possuir 3 faturas distintas com o mesmo més
de referéncia e mesma data de vencimento?

Ressalto que todas as faturas citadas se encontram anexas a este-mail para conferéncia.

Aguardo um retorno com os devidos esclarecimentos.

CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Minhas Faturas
'ﬂ' Home Consulte aqui suas faturas.

. 1280202 Pendente  28/04/2025 R$606.80 BOLETO
%‘ Contrato

1290202 Pendente  28/04/2025 R$606.80 BOLETO

@ Contato 1290202 Pendente  28/04/2025 R$606.80 BOLETO

Atenciosamente,

Bruna Cristina Marques da Silva
Oficial de Finangas

Camara Municipal de Dois Corregos
Av. Dom Pedro |, 455 — Centro
CEP-17300-049

Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553
WhatsApp: (14) 98219-1581

De: minhavero@minhavero.com.br <minhavero@minhavero.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 28 de margo de 2025 16:10

Para: camaradc@conectcor.com.br; camara@camaradoiscorregos.sp.gov.br;
diretor.adminsitrativo@camaradoiscorregos.sp.gov.br; Bruna Cristina Marques da Silva
<brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br>; Ademir Nicoleti Junior <ademirjunior@doiscorregos.sp.leg.br>
Assunto: Sua Fatura Vero chegou! Fatura 92587407 - Vencimento 28/04/2025







Ola, CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS!
Sua FATURA referente ao més de ABRIL, chegou.

Caso nao consiga visualizar ou imprimir a fatura em PDF no anexo, acesse 0s nossos canais de
atendimento e solicite uma 22 via:

App Minha Vero




Resumo da conta

Numero do contrato: 1290202

Data de vencimento: 28/04/2025

Valor da conta: R$606,80

Pague com este Cdodigo Pix (Copie e Cole):
00020101021226820014BR.GOV.BCB.PIX2560api.itau/pix/qr/v2/cobv/d3487a05-
25ac-4558-8dd9-4f4d431cab2a5204000053039865802BR5909VERO
S.A.6009SA0 PAULO62070503***630409A9

Atencao, mantenha seu pagamento em dia e evite que o servigo seja interrompido.

Onde pagar:
App Minha Vero
Minha Vero no site
Android | i0OS

Pagamento com PIX, débito automatico, cartdo de  Pagamento com cartao de crédito e débito disponivel.
crédito e débito.

Saiba mais
App do Casa lotérica
seu banco ou lojas Vero

Pagamento com cartdo de crédito e débito disponivel.
Pagamento com PIX.

Ficou com alguma duvida? Fale com a gente pelos nossos canais oficiais de atendimento.

Central de atendimento: Acesse nosso site:




