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4ª Sessão Legislativa 

18a Legislatura 
 

 

Relatório referente a hospedagens 

 

Conforme despacho enviado pelo Sr. Presidente solicitando novas cotações de 

hospedagens mais próximas ao evento 7º Conexidades que ocorrerá na cidade de São 

Sebastião, foram contactados 19 estabelecimentos entre pousadas e hotéis. Os detalhes dos 

levantamentos estão descritos abaixo, importante salientar que alguns responderam por e-mail, 

outros por WhatsApp e por fim alguns contatos foram feitos via telefone.   

 Abaixo segue a relação de todos os hotéis pesquisados e as formas de contatos 

realizadas. 

 Contatos via e-mail:  

 Hotel do Sol Executive 
 (12) 3892-2524  

(12) 99783-5504 
reservas@hoteldosolexecutive.com.br 

 Não há mais vagas 
 
 Hotel Arrastão  
 (12) 3862-0009 
 (12) 3862-0028 
 (12) 98138-8496 
 hotelarrastao@terra.com.br 
 Não há vagas para a data solicitada. Há vagas apenas de 1 (um) quarto triplo dos dias 
de 03 a 05 e 1 (um) quarto duplo de 03 a 06. 
 

Barequeçaba Praia Hotel 
(12) 3862-6363 
(12) 98279-7855 
barehotel@barehotel.com.br 
Não há disponibilidade para a data solicitada. 
 
Nayane Pousada 
(12) 3862-6231 
(12) 99115-9402 
nayanepousada@uol.com.br 
Não tem disponibilidade 
 
Pris Hotel 
(12) 3862-6568 
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(12) 99680-6946 
contato@prishotel.com.br 
Não há mais disponibilidade 
 
Brisa do Mar Hotel 
(12) 3862-6868 
(12) 99785-6565 
reservas@brisadomarbare.com.br 
Não há mais vagas 
 
Hotel Roma 
(12) 3892-4622 
(12) 97813-2848 
hotelroma@terra.com.br 
Não há mais vagas 
 
Porto Grande Hotel e Convention 
(12) 3892-1101 
reservas@portograndehotel.com 
Não há mais vagas 
 
Hotel Guarda Mor 
(12) 3892-3620 
reservas@hotelguardamor.com 
Não há mais vagas 
 
Contatos via telefone: 
 
Miradouro Hotel 
(11) 91032-2474  
reservas@miradourohotel.com.br 
Contato: Guilherme 
Não há mais vagas 
 
Pousada da Sesmaria 
(12) 99669-2347 
reservas@pousadadasesmaria.com.br 
Contato: Gabriel 
Não há mais vagas 
 
Hotel Recanto dos Pássaros de São Sebastião 
(12) 3892-2475 
(12) 99115-9863 
recantodospassaros@terra.com.br 
Contato: Simão 
Não há vagas 
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Pousada Shiva São Sebastião SP  
(12) 98134-1222 
ticacomunica@hotmail.com 
Contato: Rosana 
Não trabalha com cama de solteiro. A formação dos quartos é 1 cama casal + 1 beliche 

e 1 cama casal + 2 beliches. 
 
Pousada Residencial Águas de Bare 
(11) 99904-8723 
contato@aguasdebare.com.br 
Contato: José Antônio 
Os dois últimos quartos disponíveis só poderão ser reservados por todo período do 

evento 04 a 08 de junho. Os quartos disponíveis são 1 (um) quarto com 1 cama casal + 1 cama 
solteiro box e 1 (um) quarto com 1 cama casal + 1 beliche.  

 
Pousada Ipê São Sebastião 
(12) 3892-4637 
 
 
Contatos via WhatsApp: 
 
Hotel Pousada Garoupas 
(12) 3892-2763 
(12) 98190-1662 
pousadagaroupas@hotmail.com 
Não há mais vagas 
 
Atlantic Hospedagem 
(12) 98190-0516 
Contato: Tiago 
Não há mais vagas 
 
Diante do exposto venho por meio deste solicitar informações de como proceder, para 

atender à demanda. 
 

Dois Córregos, 24 de maio de 2024. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA 
Oficial de Finanças 
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HOTEL
ARRASTÃO 

1

Bruna Cristina Marques da Silva

De: Hotel Arrastao <hotelarrastao@terra.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:12
Para: Bruna Cristina Marques da Silva
Assunto: RES: Orçamento de reservas

Bom dia Srtª. Bruna,  
 
Para o período solicitado teremos apenas quarto triplo de 03 a 05/06 com diaria de R$ 740,00 x 2 diárias = R$ 
1.480,00 (com desconto aplicado fica R$ 1.258,00) 
Quarto duplo de 03 a 06/06 com diaria de R$ 510,00 x 3 diárias = 1.530,00 (com desconto aplicado fica R$ 1.300,50) 
 
ATT: Júlio César 

 
Site: www.hotelarrastao.tur.br 
E-mail: hotelarrastao@terra.com.br 
Tel: 12 3862 0099 / 12 3862 0028 
WhatsApp: 12 981388496 
 
 
 

De: Bruna Cristina Marques da Silva [mailto:brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br]  
Enviada em: quinta-feira, 23 de maio de 2024 08:40 
Assunto: Orçamento de reservas 
Prioridade: Alta 
 
Boa tarde! 
 
De acordo com o evento 7º Conexidades que irá ocorrer no Município, gostaria de solicitar orçamento para 1 quarto 
triplo com 3 Camas de Solteiro e 1 quarto duplo com 2 Camas de Solteiro, sendo no período de 05 a 07 de junho (2 
Diárias). 
OBS: Por sermos órgão público não podemos fazer nenhum Ɵpo de pagamento de forma antecipada, tampouco 
pagarmos qualquer Ɵpo de taxa de serviço que seja alheia ao orçamento. O pagamento será realizado após a 
emissão da Nota Fiscal no dia do check out e pago por transferência bancária em conta corrente em nome do CNPJ 
do hotel.  
A nota deverá ser encaminhada para o e-mail: compras@doiscorregos.sp.leg.br 
 
Atenciosamente, 
 
 
Bruna CrisƟna Marques da Silva 
Oficial de Finanças 
 
Câmara Municipal de Dois Córregos 
Av. Dom Pedro I, 455 – Centro 
CEP-17300-049 
Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553 
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Atenciosamente, 
 
 
Bruna CrisƟna Marques da Silva 
Oficial de Finanças 
 
Câmara Municipal de Dois Córregos 
Av. Dom Pedro I, 455 – Centro 
CEP-17300-049 
Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553 
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Bruna Cristina Marques da Silva

De: barehotel@barehotel.com.br
Enviado em: quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:47
Para: Bruna Cristina Marques da Silva
Assunto: RES: Orçamento de reservas

Bom dia! 
 
Temos disponibilidade apenas de 04 a 06/06 – 02 diárias 
 
triplo: R$ 1140,00 c/ desconto do evento R$ 1020,00 
duplo: R$ 780,00 c/ desconto do evento R$ 700,00 
 
 
Incluso: 
- Café da manhã 
- Serviço de praia sendo: 01 guarda sol e 01 mesa por suíte, cadeira. 
- Estacionamento 
- Internet 
- Piscina adulto climaƟzada e infanƟl. 
- CanƟnho das crianças e parquinho. 
 
 
* Uma criança de até 5 anos por suíte não será cobrada. * 
 
Aceitamos PETS, mediante solicitação durante a reserva e cobrança de taxa  
 
 
 
CHECK IN A PARTIR DAS 14:00 
CHECK OUT AS 12:00 
 
Temos também restaurante a LA CARTE com opções para todos os bolsos e gostos. 
 
 
Att, 
 
Priscilla  
12 38626363 / 982797855*  
 
 

De: Bruna Cristina Marques da Silva <brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br>  
Enviada em: quinta-feira, 23 de maio de 2024 08:40 
Assunto: Orçamento de reservas 
Prioridade: Alta 
 
Boa tarde! 
 
De acordo com o evento 7º Conexidades que irá ocorrer no Município, gostaria de solicitar orçamento para 1 quarto 
triplo com 3 Camas de Solteiro e 1 quarto duplo com 2 Camas de Solteiro, sendo no período de 05 a 07 de junho (2 
Diárias). 
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OBS: Por sermos órgão público não podemos fazer nenhum Ɵpo de pagamento de forma antecipada, tampouco 
pagarmos qualquer Ɵpo de taxa de serviço que seja alheia ao orçamento. O pagamento será realizado após a 
emissão da Nota Fiscal no dia do check out e pago por transferência bancária em conta corrente em nome do CNPJ 
do hotel.  
A nota deverá ser encaminhada para o e-mail: compras@doiscorregos.sp.leg.br 
 
Atenciosamente, 
 
 
Bruna CrisƟna Marques da Silva 
Oficial de Finanças 
 
Câmara Municipal de Dois Córregos 
Av. Dom Pedro I, 455 – Centro 
CEP-17300-049 
Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Bruna CrisƟna Marques da Silva 
Oficial de Finanças 
 
Câmara Municipal de Dois Córregos 
Av. Dom Pedro I, 455 – Centro 
CEP-17300-049 
Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553 
 
 

Para ajudar a proteger a sua  
privacidade, o Microsoft Office 
impediu o download automático  
desta imagem da Internet.

 

Não contém vírus.www.avg.com 
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Bruna Cristina Marques da Silva

De: BRISA DO MAR BARÊ <reservas@brisadomarbare.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:02
Para: Bruna Cristina Marques da Silva
Assunto: Re: Orçamento de reservas

Olá, bom dia, para a data solicitada não temos disponibilidade, estamos com a ocupação de 100%. 
 
 
Colocamo-nos à disposição  
 
Atenciosamente, Nicoly 
DEPTO RESERVAS 
Brisa do Mar Praia Hotel - Barequeçaba, São Sebastião 
Fone/Whatsapp (12) 3862 6868 
Visite nosso site: www.brisadomarbare.com.br 
E-mail: reservas@brisadomarbare.com.br 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.

 
 
 
Em qui., 23 de mai. de 2024 às 08:40, Bruna Cristina Marques da Silva <brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br> 
escreveu: 

Boa tarde! 

  

De acordo com o evento 7º Conexidades que irá ocorrer no Município, gostaria de solicitar orçamento para 1 
quarto triplo com 3 Camas de Solteiro e 1 quarto duplo com 2 Camas de Solteiro, sendo no período de 05 a 07 de 
junho (2 Diárias). 

OBS: Por sermos órgão público não podemos fazer nenhum tipo de pagamento de forma antecipada, tampouco 
pagarmos qualquer tipo de taxa de serviço que seja alheia ao orçamento. O pagamento será realizado após a 
emissão da Nota Fiscal no dia do check out e pago por transferência bancária em conta corrente em nome do CNPJ 
do hotel.  

A nota deverá ser encaminhada para o e-mail: compras@doiscorregos.sp.leg.br 

  

Atenciosamente, 
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Bruna Cristina Marques da Silva 
Oficial de Finanças 

 
Câmara Municipal de Dois Córregos 
Av. Dom Pedro I, 455 – Centro 
CEP-17300-049 
Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553 

  

  

Atenciosamente, 

  

  

Bruna Cristina Marques da Silva 
Oficial de Finanças 

 
Câmara Municipal de Dois Córregos 
Av. Dom Pedro I, 455 – Centro 
CEP-17300-049 
Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553 
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Bruna Cristina Marques da Silva

De: Hotel do Sol Executive  <reservas@hoteldosolexecutive.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:24
Para: Bruna Cristina Marques da Silva
Assunto: RES: Orçamento de reservas

Olá Bom dia, não temos mais vagas. 
 

 
Central de Reservas 
Telefone: (12) 3892-2524 
WhatsApp: (12) 99783-5504 
 

Site: http://www.hoteldosolexecutive.com.br/ 
Instagram: https://www.instagram.com/hoteldosolss/ 
 

 
 
 

 

 
De: Bruna Cristina Marques da Silva <brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br>  
Enviada em: quinta-feira, 23 de maio de 2024 08:40 
Assunto: Orçamento de reservas 
Prioridade: Alta 
 
Boa tarde! 
 
De acordo com o evento 7º Conexidades que irá ocorrer no Município, gostaria de solicitar orçamento para 1 quarto 
triplo com 3 Camas de Solteiro e 1 quarto duplo com 2 Camas de Solteiro, sendo no período de 05 a 07 de junho (2 
Diárias). 
OBS: Por sermos órgão público não podemos fazer nenhum Ɵpo de pagamento de forma antecipada, tampouco 
pagarmos qualquer Ɵpo de taxa de serviço que seja alheia ao orçamento. O pagamento será realizado após a 
emissão da Nota Fiscal no dia do check out e pago por transferência bancária em conta corrente em nome do CNPJ 
do hotel.  
A nota deverá ser encaminhada para o e-mail: compras@doiscorregos.sp.leg.br 
 
Atenciosamente, 
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Bruna CrisƟna Marques da Silva 
Oficial de Finanças 
 
Câmara Municipal de Dois Córregos 
Av. Dom Pedro I, 455 – Centro 
CEP-17300-049 
Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Bruna CrisƟna Marques da Silva 
Oficial de Finanças 
 
Câmara Municipal de Dois Córregos 
Av. Dom Pedro I, 455 – Centro 
CEP-17300-049 
Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553 
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Bruna Cristina Marques da Silva

De: reserva@hotelguardamor.com.br
Enviado em: quarta-feira, 22 de maio de 2024 16:08
Para: Bruna Cristina Marques da Silva
Assunto: Re: Solicitação de orçamento de duas diárias 05 a 07 de junho

Prioridade: Alta

Boa tarde, 
 
 
 
Obrigada pelo contato. 
Não temos disponibilidade para a data solicitada. 
Qualquer dúvida estamos à disposição. 
 
 
--- 
Atenciosamente. 
Lucineide 
Recepção 
 
 
 
 
HOTEL GUARDA MOR LTDA 
Av. Guarda Mor Lobo Viana 1268 
Porto Grande São SebasƟão - SP 
CEP - 11608-200 
www.hotelguardamor.com.br 
 
Em 2024-05-22 15:58, Bruna CrisƟna Marques da Silva escreveu: 
> Boa tarde! 
>  
> De acordo com o evento 7º Conexidades que irá ocorrer no Município,  
> gostaria de solicitar orçamento para 1 quarto triplo com 3 Camas de  
> Solteiro e 1 quarto duplo com 2 Camas de Solteiro, sendo no período de  
> 05 a 07 de junho (2 Diárias). 
>  
> OBS: Por sermos órgão público não podemos fazer nenhum Ɵpo de  
> pagamento de forma antecipada, tampouco pagarmos qualquer Ɵpo de taxa  
> de serviço que seja alheia ao orçamento. O pagamento será realizado  
> após a emissão da Nota Fiscal no dia do check out e pago por  
> transferência bancária em conta corrente em nome do CNPJ do hotel. 
>  
> A nota deverá ser encaminhada para o e-mail: 
> compras@doiscorregos.sp.leg.br 
>  
> Atenciosamente, 
>  
> Bruna CrisƟna Marques da Silva 
> Oficial de Finanças 
>  
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> Câmara Municipal de Dois Córregos 
> Av. Dom Pedro I, 455 - Centro 
> CEP-17300-049 
> Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553 
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Bruna Cristina Marques da Silva

De: Hotel Roma <hotelroma@terra.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 22 de maio de 2024 16:05
Para: Bruna Cristina Marques da Silva
Assunto: Re: Solicitação de orçamento de duas diárias 05 a 07 de junho

Boa tarde. 

No momento, estamos somente com um quarto cujo tem possibilidade de estar disponivel. 
Esse quarto seria um com três camas de solteiro apenas. 
Podemos retornar caso a reserva seja cancelada. 
O valor dessa reserva sairia por R$500,00 
  
Atenciosamente, 
Carlos Alberto 

        Hotel Roma 

      Site: www.hotelroma.tur.br 

  E-mail: hotelroma@terra.com.br 

Tel: (12) 3892-4622 / (12)3892-4633 

 
 
Em Qua 22/05/24 15:58, Bruna Cristina Marques da Silva brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br escreveu: 

Boa tarde! 

  

  

  

De acordo com o evento 7º Conexidades que irá ocorrer no Município, gostaria de solicitar 
orçamento para 1 quarto triplo com 3 Camas de Solteiro e 1 quarto duplo com 2 Camas de 
Solteiro, sendo no período de 05 a 07 de junho (2 Diárias). 

  

OBS: Por sermos órgão público não podemos fazer nenhum tipo de pagamento de forma 
antecipada, tampouco pagarmos qualquer tipo de taxa de serviço que seja alheia ao orçamento. O 
pagamento será realizado após a emissão da Nota Fiscal no dia do check out e pago por 
transferência bancária em conta corrente em nome do CNPJ do hotel. 

  

A nota deverá ser encaminhada para o e-mail: compras@doiscorregos.sp.leg.br 
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Atenciosamente, 

  

  

  

  

  

Bruna Cristina Marques da Silva 
Oficial de Finanças 

  

 
Câmara Municipal de Dois Córregos 
Av. Dom Pedro I, 455 – Centro 
CEP-17300-049 
Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553 
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Bruna Cristina Marques da Silva

De: nayanepousada <nayanepousada@uol.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:59
Para: Bruna Cristina Marques da Silva
Assunto: RE: Orçamento de reservas

Não temos disponibilidade para a data  
Obrigada 
cecilia 
12-991159402 
12-38626231 

  

   

 
De: "Bruna Cristina Marques da Silva" <brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br> 
Enviada: 2024/05/23 08:39:59 
Para:  
Assunto: Orçamento de reservas 
  

Boa tarde! 

  

De acordo com o evento 7º Conexidades que irá ocorrer no Município, gostaria de solicitar orçamento para 1 quarto 
triplo com 3 Camas de Solteiro e 1 quarto duplo com 2 Camas de Solteiro, sendo no período de 05 a 07 de junho (2 
Diárias). 

OBS: Por sermos órgão público não podemos fazer nenhum tipo de pagamento de forma antecipada, tampouco 
pagarmos qualquer tipo de taxa de serviço que seja alheia ao orçamento. O pagamento será realizado após a 
emissão da Nota Fiscal no dia do check out e pago por transferência bancária em conta corrente em nome do CNPJ 
do hotel. 

A nota deverá ser encaminhada para o e-mail: compras@doiscorregos.sp.leg.br 

  

Atenciosamente, 

  

  

Bruna Cristina Marques da Silva 
Oficial de Finanças 

 
Câmara Municipal de Dois Córregos 
Av. Dom Pedro I, 455 – Centro 
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CEP-17300-049 
Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553 

  

  

Atenciosamente, 

  

  

Bruna Cristina Marques da Silva 
Oficial de Finanças 

 
Câmara Municipal de Dois Córregos 
Av. Dom Pedro I, 455 – Centro 
CEP-17300-049 
Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553 
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Bruna Cristina Marques da Silva

De: reservas@portograndehotel.com
Enviado em: quarta-feira, 22 de maio de 2024 16:23
Para: Bruna Cristina Marques da Silva
Assunto: RES: Solicitação de orçamento de duas diárias 05 a 07 de junho

 
Boa Tarde, tudo bem Sra. Bruna? 
Infelizmente não temos mais vagas para a data solicitada. 
 
AƩ, 
Matheus 
 

De: Bruna Cristina Marques da Silva <brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br>  
Enviada em: quarta-feira, 22 de maio de 2024 15:59 
Cc: reservas@miradourohotel.com.br; reservas@pousadadasesmaria.com.br; pousadagaroupas@hotmail.com; 
recantodospassaros@terra.com.br; hotelroma@terra.com.br; reservas@portograndehotel.com; 
reserva@hotelguardamor.com.br 
Assunto: Solicitação de orçamento de duas diárias 05 a 07 de junho 
Prioridade: Alta 
 
Boa tarde! 
 
De acordo com o evento 7º Conexidades que irá ocorrer no Município, gostaria de solicitar orçamento para 1 quarto 
triplo com 3 Camas de Solteiro e 1 quarto duplo com 2 Camas de Solteiro, sendo no período de 05 a 07 de junho (2 
Diárias). 
OBS: Por sermos órgão público não podemos fazer nenhum Ɵpo de pagamento de forma antecipada, tampouco 
pagarmos qualquer Ɵpo de taxa de serviço que seja alheia ao orçamento. O pagamento será realizado após a 
emissão da Nota Fiscal no dia do check out e pago por transferência bancária em conta corrente em nome do CNPJ 
do hotel.  
A nota deverá ser encaminhada para o e-mail: compras@doiscorregos.sp.leg.br 
 
Atenciosamente, 
 
 
Bruna CrisƟna Marques da Silva 
Oficial de Finanças 
 
Câmara Municipal de Dois Córregos 
Av. Dom Pedro I, 455 – Centro 
CEP-17300-049 
Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553 
 

A
S

S
IN

A
D

O
 P

O
R

 B
ru

na
 C

ris
tin

a 
M

ar
qu

es
 d

a 
S

ilv
a 

- 
74

V
5-

27
Z

5-
9Y

X
C

-C
74

F



1

Bruna Cristina Marques da Silva

De: contato@aguasdebare.com.br
Enviado em: quinta-feira, 23 de maio de 2024 16:39
Para: Bruna Cristina Marques da Silva
Assunto: Re: Orçamento de reservas

Prioridade: Alta

Olá Bruna 

Sou José Antonio da Pousada Residencial Águas de Bare 

Temos duas suítes disponíveis, a princípio estamos separando para reserva em todo evento de 04 a 
08/06/2024, desculpe não conseguir atender vocês com check in dia 05/06/2024 e check out dia 
07/06/2024. 

De qualquer forma segue as acomodações disponíveis e valores para check in dia 04/06/2024 e check 
out dia 08/06/2024: 

Acomodações: Suíte Superior Externa com Varanda (2 Hóspedes) acomodados em uma cama de Casal 
e uma cama de solteiro Box, Valor R$ 1026,00 

Suíte Família Pauba (3 Hóspedes) acomodados da seguinte forma 2 na ante sala em uma beliche e 1 
hóspede no quarto em cama de casal, Valor R$ 1.269,00 

Se de acordo, vamos realizar a reserva, no check in emitimos a nota fiscal e até o check out deverá 
ocorrer o pagamento. 

Att. 

José Antonio  

Em 2024-05-23 08:39, Bruna Cristina Marques da Silva escreveu: 

Boa tarde! 

  

De acordo com o evento 7º Conexidades que irá ocorrer no Município, gostaria de solicitar orçamento 
para 1 quarto triplo com 3 Camas de Solteiro e 1 quarto duplo com 2 Camas de Solteiro, 
sendo no período de 05 a 07 de junho (2 Diárias). 

OBS: Por sermos órgão público não podemos fazer nenhum tipo de pagamento de forma antecipada, 
tampouco pagarmos qualquer tipo de taxa de serviço que seja alheia ao orçamento. O pagamento será 
realizado após a emissão da Nota Fiscal no dia do check out e pago por transferência bancária em 
conta corrente em nome do CNPJ do hotel. 

A nota deverá ser encaminhada para o e-mail: compras@doiscorregos.sp.leg.br 

  

Atenciosamente, 
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Bruna Cristina Marques da Silva 
Oficial de Finanças 

 
Câmara Municipal de Dois Córregos 
Av. Dom Pedro I, 455 – Centro 
CEP-17300-049 
Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553 

  

  

Atenciosamente, 

  

  

Bruna Cristina Marques da Silva 
Oficial de Finanças 

 
Câmara Municipal de Dois Córregos 
Av. Dom Pedro I, 455 – Centro 
CEP-17300-049 
Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553 
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Bruna Cristina Marques da Silva

De: Contato@prishotel.com.br
Enviado em: quinta-feira, 23 de maio de 2024 09:18
Para: Bruna Cristina Marques da Silva
Assunto: RES: Orçamento de reservas

Olá, bom dia Infelizmente não temos mais disponibilidade para o conexidades.  
 Qualquer coisa estamos à disposição. 
Obrigada, Samyra Cunha recepcionista do PRIS HOTEL.  
 
 

De: Bruna Cristina Marques da Silva <brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br>  
Enviada em: quinta-feira, 23 de maio de 2024 08:40 
Assunto: Orçamento de reservas 
Prioridade: Alta 
 
Boa tarde! 
 
De acordo com o evento 7º Conexidades que irá ocorrer no Município, gostaria de solicitar orçamento para 1 quarto 
triplo com 3 Camas de Solteiro e 1 quarto duplo com 2 Camas de Solteiro, sendo no período de 05 a 07 de junho (2 
Diárias). 
OBS: Por sermos órgão público não podemos fazer nenhum Ɵpo de pagamento de forma antecipada, tampouco 
pagarmos qualquer Ɵpo de taxa de serviço que seja alheia ao orçamento. O pagamento será realizado após a 
emissão da Nota Fiscal no dia do check out e pago por transferência bancária em conta corrente em nome do CNPJ 
do hotel.  
A nota deverá ser encaminhada para o e-mail: compras@doiscorregos.sp.leg.br 
 
Atenciosamente, 
 
 
Bruna CrisƟna Marques da Silva 
Oficial de Finanças 
 
Câmara Municipal de Dois Córregos 
Av. Dom Pedro I, 455 – Centro 
CEP-17300-049 
Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Bruna CrisƟna Marques da Silva 
Oficial de Finanças 
 
Câmara Municipal de Dois Córregos 
Av. Dom Pedro I, 455 – Centro 
CEP-17300-049 
Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553 
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CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

22 
Av. D. Pedro I, 455 – CEP 17300-049-Dois Córregos – Estado de São Paulo - Brasil

Fones (14) 3652-2033/3652-3553 – E-mail camara@doiscorregos.sp.leg.br

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Dois Córregos. Para verificar as 
assinaturas, clique no link: https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=74V527Z59YXCC74F, 
ou vá até o site https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se 
este documento é válido:

Código para verificação: 74V5-27Z5-9YXC-C74F
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