Bruna Cristina Marques da Silva

De: Presidente da Camara Municipal de Dois Coérregos

Enviado em: segunda-feira, 18 de margo de 2024 14:12

Para: Mauricio Alves de Oliveira

Cc: Ana Carolina da Silva; Bruna Cristina Marques da Silva; Bruno Marcos
Sinhorilio

Assunto: RES: NF n® 111 - Movx

Ok, ciente

Vinicius de Oliveira Gongalves
Presidente da Camara
Biénio 2023-2024

De: Mauricio Alves de Oliveira <mauriciooliveira@doiscorregos.sp.leg.br>

Enviado: Monday, March 18, 2024 8:33:49 AM

Para: Presidente da Camara Municipal de Dois Cdrregos <presidente@doiscorregos.sp.leg.br>

Cc: Ana Carolina da Silva <anasilva@doiscorregos.sp.leg.br>; Bruna Cristina Marques da Silva
<brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br>; Bruno Marcos Sinhorilio <brunosinhorilio@doiscorregos.sp.leg.br>
Assunto: ENC: NF n2 111 - Movx

Sr. Presidente, bom dia.
A renovacdo do Canva para mais 1 ano foi orcada em RS 520,00.
Podemos dar prosseguimento a prorrogagdo?

Atenciosamente,

Mauricio Alves de Oliveira
Diretor Administrativo Legislativo
Camara Municipal de Dois Corregos

De: MOVX Tecnologia <contato@grupomovx.com>

Enviado: quarta-feira, 13 de marco de 2024 17:10

Para: Mauricio Alves de Oliveira <mauriciooliveira@doiscorregos.sp.leg.br>

Cc: Ana Carolina da Silva <anasilva@doiscorregos.sp.leg.br>; Bruna Cristina Marques da Silva

<brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br>; Bruno Marcos Sinhorilio <brunosinhorilio@doiscorregos.sp.leg.br>
Assunto: Re: NF n2 111 - Movx

Boa tarde, Senhores (as).
Podemos renovar pelo valor total de R$ 520,00.
E vidvel para os senhores? Podemos seguir com a renovacdo?

At.te,

Em qua., 13 de mar. de 2024 as 07:08, Mauricio Alves de Oliveira <mauriciooliveira@doiscorregos.sp.leg.br>
escreveu:
Prezados, bom dia.



Qual o valor da proposta para a renovagao?
Atenciosamente,

Mauricio Alves de Oliveira
Diretor Administrativo Legislativo
Camara Municipal de Dois Corregos

De: Bruno Marcos Sinhorilio <brunosinhorilio@doiscorregos.sp.leg.br>
Enviado: terga-feira, 12 de margo de 2024 13:02

Para: Mauricio Alves de Oliveira <mauriciooliveira@doiscorregos.sp.leg.br>
Assunto: ENC: NFn2 111 - Movx

Atenciosamente,

Bruno Marcos Sinhorilio
Oficial de Atendimento e Administracao

Camara Municipal de Dois Cérregos
Av. Dom Pedro |, 455 — Centro - CEP-17300-049
Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553

De: Bruna Cristina Marques da Silva <brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br>
Enviado: terga-feira, 12 de margo de 2024 12:16

Para: Bruno Marcos Sinhorilio <brunosinhorilio@doiscorregos.sp.leg.br>
Assunto: ENC: NF n2 111 - Movx

Bruno, boa tarde!
Estou encaminhando este e-mail para confirmar se sera realizada a renovacao.

Atenciosamente,

Bruna Cristina Marques da Silva
Oficial de Finangas

Camara Municipal de Dois Corregos
Av. Dom Pedro |, 455 — Centro
CEP-17300-049

Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553

De: MOVX Tecnologia <contato@grupomovx.com>

Enviada em: terga-feira, 12 de margo de 2024 11:42

Para: Bruna Cristina Marques da Silva <brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br>
Cc: Financeiro MOVX <financeiro@grupomovx.com>

Assunto: Re: NF n? 111 - Movx

Bom dia, Bruna.

Tudo bem?



Em atencao a Nota de Empenho n© 181 para licenciamento de software Canva para a
Camara Municipal de Dois Cdrregos, os senhores tém interesse na renovacao?

At.te,

Em seg., 22 de mai. de 2023 as 11:57, Bruna Cristina Marques da Silva <brunamargues@doiscorregos.sp.leg.br>
escreveu:

Boa tarde!

Segue anexo comprovante de pagamento referente locacdo da plataforma Canva Pré.
Confirme o recebimento deste e-mail, por favor.

Att,

Bruna Cristina Marques da Silva
Oficial de Finangas

Camara Municipal de Dois Corregos
Av. Dom Pedro |, 455 — Centro
CEP-17300-049

Tel: (14) 3652-2033 - (14) 3652-3553

De: Financeiro MOVX <financeiro@grupomovx.com>

Enviada em: quinta-feira, 11 de maio de 2023 14:05

Para: Bruna Cristina Marques da Silva <brunamarques@doiscorregos.sp.leg.br>; Ana Carolina da Silva
<anasilva@doiscorregos.sp.leg.br>

Assunto: NF n2 111 - Movx

Boa tarde, Bruna.
Como vai?

Através do anexo enviamos a NF n° 111 referente a entrega do software Canva
Profissional, bem como as certiddes para fins de liquidagao e pagamento.

At.te,

Jamille Nunes | Financeiro

Ve +55 92 99487-4167
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